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Citta d1 Modica
S, DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O.

SETTORE III

Fiscalita Locale ed Entrate

n._208%  del_- 0 AGO_2079

Oggetto Imposta LM.U. ANNO 2015 — Rimborso imposta IMU a favore del
Sig. CORO’ LORENZO.
C.F.: CROLNZ66S23F241P.

11 responsabile P.O. del I settore

Vista la richiesta trasmessa via PEC in data 18.06.2019 agli atti prot. 32235 del 27.06.2019, con la
quale chiede il fimborso dell’imposta IMU anno 2015 di € 91,00 versate in acconto in data 16.06.215
ed € 91,00 versate a saldo in data 16.12.2015 per un totale di € 182,00, versate per errore in quanto
doveva essere versata indicando il codice Comune G258 del Comune d1 Palau ed invece indicava il
codice Comune F258 del Comune di Modica;

Considerato che sussistono le ragioni a sostegno della richiesta di rimborso in quanto, dall’esame
degli atti in possesso dell’ufficio, si & rilevato che in data 16.06.2015, risulta versato I’importo di €
91,00 a titolo di acconto, ed in data 16.12.2015 risulta versato a saldo € 91,00 per un totale di €
182,00 versate a titolo di imposta IMU per I’anno 2015, pertanto, si ritiene regolare il rimborso
richiesto pari a € 182,00 ai sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 724, della legge
147/2013 e dall’art. 1, comma 4, del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni, dalla legge

 68/2014;

Ritenuta fondata la richiesta de quo, e quindi di soddisfare quanto dovuto al fine di evitare un
ulteriore aggravio di spesa derivante dal decorso del tempo;

Determina

Per i motivi in narrativa esposti:

1) Riversare al Comune di Palau, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - conto Banca D’Italia
Codice IBAN: IT 33U0100003245522300305765, 'importo di € 182,00 per imposta IMU
relativa all’anno 2015, in nome e per conto del Sig. Cord Lorenzo, codice
fiscale:CROLNZ66S23F241P

2) Prelevare ’esito di € 182,00 dal Cap. 9220 del Bilancio 2019;

3) Dare mandato all’ufficio di Ragioneria di provvedere all’emissione del relativo mandato di
pagamento.

1T Settore

Il Responsabile
Ban¢o

Rag. Gio



protocollo.comune.modica@pec.it

Da: 32 Z 2)4" Cord Interni PEC <corointerni@legalmail.it>
Inviato: ’ martedi 18 giugno 2019 11:46

A: protocollo.comune.modica@pec.it

ce 9 7 GiU. 2014 2> tributi@palau.it

Oggetto: I: rimborso imu

Allegati: doc00969820190618112956.pdf
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www.corointerni.it
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Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie

You are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the
addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and
immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you

Da: info@corointerni.it [mailto:info@corointerni.it]
Inviato: martedi 18 giugno 2019 11:43

A: ‘protocollo.comune.modica@pec.it'

Ce: 'tributi@palau.it’

Oggetto: rimborso imu

Buongiorno, ‘
come accordi telefonici intercorsi in data odierna sono a inviarle le quietanze {acconto e saldo) di pagamento Imu

Coro’ Lorenzo dove erroneamente ho versato
al vs. comune la somma di € 91,00 acconto.imu del 16.06.2015 e saldo Imu € 91,00 del 16.12.2015.

Richiedo cortesemente il rimborso da effettuare al Comune di Palau provincia di Sassari codice catastale comune G

258 (che ci legge in copia).
in allegato quietanze.

A disposizione per gualsiasi chiarimento,
porgo cordiali saluti,

Rossella
Contatto mobile 346.2424716
Fisso 0422.485188

Stues o,
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SERVIZIO FINANZIARIO

TR ‘_'ATTESTAZIONEDIQLLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA "~ . 7

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la copeztur—’

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa

e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincdlata, mediante |

I"assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento esercizio missione programma Titolo Macro
capitolo _aggregato
1631 [20-0%¥-1£18z,00 | 4220 |z0] | 4 | 4 4. 449

Modica, 39~ 0F~ 20i]

Il Responsabile del Servizio finanziario

FCon. l-suddetio . visto - di- regelarita - contabile  attestante~la—copertura~finanziaria; il--presente| -
provvedimento & esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Le

gislativo 18 agosto 2000,

n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica,

Il Responsab% del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ¢ pubblicata all’ Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

al

20 AGO, 2019 , ed & repertoriata nel registro delle pubblicazioni al

n,

Modica,

Il Responsabile della pubblicazione
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